
Da: PS1@OeJaOPaLO.LW
 A: I965.2019PLOaQR@SecIaOOLPeQWL.LW;SaROa.SaJLQL@VWXdLRSaJLQL.LW;VWXdLR@VWXdLRSaJLQL.LW

 Cc: R.SRdda@QPOe[.LW;O.caUQeYaOe@QPOe[.LW;a.IeUPL@QPOe[.LW;SLeURPaU@Pe.cRP
 RiceYuto: 02/03/2020 aOOe 19:54

 Oggetto: ITALIA CLASSICA SRL
 Allegati: SKM_C284e20030219020.SdI (950 KB) 

 
Spettabile Fall. Gestione TeleYisiYa in liqXida]ione, Gentile CXratrice,
in allegato docXmento firmato dal Dr. Maranghi.
Cordiali salXti,

  
ITALIA CLASSICA SRL







Da: I965.2019PLODQR@SHFIDOOLPHQWL.LW
 A: PS1@OHJDOPDLO.LW;SLHURPDU@PH.FRP

 Cc: DYYRVFDUSRGGD@FQISHF.LW;OXFLDQR.FDUQHYDOH@PLODQR.SHFDYYRFDWL.LW
 InYiaWo: 06/03/2020 DOOH 13:07

 OggeWWo: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD GHO 30 VHWWHPEUH
2019)

 AllegaWi: LHWWHUD IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (MP1 6.U.O.) VXEHQWUR FRQWUDWWR GL DIILWWR G'D]LHQGD.SGI (97 KB) , LHWWHUD IWDOLD
CODVVLFD 6.U.O. GHO 02 PDU]R 2020.SGI (950 KB) 
 
Spettabile Italia Classica S.r.l.,

 nella mia qualitj di curatore del Fallimento Gestione Televisiva S.r.l. in liquidazione, Vi informo che - con provvedimento reso dal
Giudice Delegato in data 04 marzo 2020 - sono stata autorizzata ad accettare (e con la presente formalmente accetto) le modifiche al
contratto di affitto d¶azienda stipulato tra la fallita in bRniV e la Vostra societj in data 30 settembre 2019, di cui alla Vostra lettera del
02 marzo 2020 (che allego) e, su detto presupposto, a subentrare nell¶anzidetto contratto, cosu come emendato ai sensi dell¶art. 11 del
contratto stesso.

 Quindi, con la presente, ad ogni e qualsivoglia effetto di legge:
 L. il contratto di affitto d¶azienda stipulato tra Gestione Televisiva S.r.l. in liquidazione in bRniV e Italia Classica S.r.l. il 30 settembre

2019 (scrittura privata autenticata dal Notaio dott.ssa Annalisa Angelini di San Donato Milanese, rep 948, racc. 608) deve intendersi
modificato/integrato/emendato nei termini previsti dalla Vostra proposta del 02 marzo 2020;

 LL. (in tali limiti) ai sensi degli artt. 72 e ss l.f., il Fallimento Gestione Televisiva S.r.l. in liquidazione subentra nel contratto di cui al
punto i. che precede, cosu modificato/integrato/emendato.

 Con l¶occasione, vorrete provvedere al pagamento, entro e non oltre il 31 marzo p.v., della somma di ¼ 18.300,00 (inclusa IVA) a
titolo di canoni di affitto di azienda relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, nonchq - entro la medesima data -
dell¶importo di ¼ 6.100,00 (inclusa IVA) a titolo di canone di affitto (anticipato) per il mese di aprile 2020, da disporsi a mezzo
bonifico bancario a beneficio del conto corrente intestato alla procedura (presso Banca Popolare di Sondrio, Ag. 14, Milano, IBAN
IT66F0569601613000013827X46), avendo cura di trasmettermi il giorno della scadenza il relativo ordine di bonifico.

 Rimango disponibile ad un confronto in merito ai contenuti della Vostra offerta irrevocabile d¶acquisto del compendio aziendale di
proprietj della fallita, da formularsi entro e non oltre il 30 aprile p.v., cosu come previsto dall¶art. 10 del predetto contratto di affitto
di azienda (alla luce delle modifiche/integrazioni/emendamenti di cui alla gij citata proposta del 02 marzo 2020).

 Cordiali saluti.
 Il Curatore

 avv. Paola Pagini
 
____

 avv. Paola Pagini
 STUDIO LEGALE PAGINI

Via Conservatorio n. 15 - 20122 Milano (MI)
Telefono: 02.55016805 - Fax: 02.55011727

  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla
Societj sopraindicati.

 La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario q proibita, sia ai sensi dell¶art. 616 c.p. , che
ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 2016.

 Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 02.55016805 o inviando un messaggio
all¶indirizzo e-mail segreteria@studiopagini.it
 



RiceYXWe

Da: SRVWD-FHUWLILFDWD@VLFXUH]]DSRVWDOH.LW
 A: PS1@OHJDOPDLO.LW

 RiceYXWo: 06/03/2020 DOOH 13:07
 OggeWWo: ACCE77A=IONE: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD

GHO 30 VHWWHPEUH 2019)
  

RLFHYXWa GL aFFHWWa]LRQH
Il giorno 06/03/2020 alle ore 13:07:21 (+0100) il messaggio

 "Fall. Gestione Televisiva S.r.l. in liquid. / Italia Classica S.r.l. (Contratto di affitto di azienda del 30 settembre 2019)" proveniente
da "f965.2019milano@pecfallimenti.it"

 ed indirizzato a:
 avvoscarpodda@cnfpec.it ("posta certificata") mp1@legalmail.it ("posta certificata") pieromar@me.com ("posta ordinaria")

luciano.carnevale@milano.pecavvocati.it ("posta certificata")
 q stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec2105.20200306130721.27610.20.1.51@sicurezzapostale.it
 

Da: SRVWD-FHUWLILFDWD@OHJDOPDLO.LW
 A: PS1@OHJDOPDLO.LW

 RiceYXWo: 06/03/2020 DOOH 13:07
 OggeWWo: CON6EGNA: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD GHO

30 VHWWHPEUH 2019)
  

RiceYXWa VinWeWica di aYYenXWa cRnVegna

IO gLRUQR 06/03/2020 aOOe RUe 13:07:28 (+0100) LO PeVVaggLR "FaOO. GeVWLRQe TeOeYLVLYa S.U.O. LQ OLTXLd. / IWaOLa COaVVLca
S.U.O. (CRQWUaWWR dL affLWWR dL a]LeQda deO 30 VeWWePbUe 2019)" SURYeQLeQWe da "f965.2019PLOaQR@SecfaOOLPeQWL.LW" ed
LQdLUL]]aWR a "PS1@OegaOPaLO.LW" q VWaWR cRQVegQaWR QeOOa caVeOOa dL deVWLQa]LRQe.

IdenWificaWiYR meVVaggiR: RSec2105.20200306130721.27610.20.1.51@VLcXUe]]aSRVWaOe.LW

BUief deliYeU\ UeceiSW
TKe PeVVage "FaOO. GeVWLRQe TeOeYLVLYa S.U.O. LQ OLTXLd. / IWaOLa COaVVLca S.U.O. (CRQWUaWWR dL affLWWR dL a]LeQda deO 30
VeWWePbUe 2019)" VeQW b\ "f965.2019PLOaQR@SecfaOOLPeQWL.LW", RQ 06/03/2020 aW 13:07:28 (+0100) aQd addUeVVed WR
"PS1@OegaOPaLO.LW", ZaV deOLYeUed b\ WKe ceUWLfLed ePaLO V\VWeP.

MeVVage ID: RSec2105.20200306130721.27610.20.1.51@VLcXUe]]aSRVWaOe.LW



Da: SRVWD-FHUWLILFDWD@VLFXUH]]DSRVWDOH.LW
 A: SLHURPDU@PH.FRP

 RiceYXWo: 06/03/2020 DOOH 13:07
 OggeWWo: ACCE77A=IONE: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD

GHO 30 VHWWHPEUH 2019)
  

RLFHYXWa GL aFFHWWa]LRQH
Il giorno 06/03/2020 alle ore 13:07:21 (+0100) il messaggio

 "Fall. Gestione Televisiva S.r.l. in liquid. / Italia Classica S.r.l. (Contratto di affitto di azienda del 30 settembre 2019)" proveniente
da "f965.2019milano@pecfallimenti.it"

 ed indirizzato a:
 avvoscarpodda@cnfpec.it ("posta certificata") mp1@legalmail.it ("posta certificata") pieromar@me.com ("posta ordinaria")

luciano.carnevale@milano.pecavvocati.it ("posta certificata")
 q stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec2105.20200306130721.27610.20.1.51@sicurezzapostale.it
 

Da: SRVWD-FHUWLILFDWD@VLFXUH]]DSRVWDOH.LW
 A: DYYRVFDUSRGGD@FQISHF.LW

 RiceYXWo: 06/03/2020 DOOH 13:07
 OggeWWo: ACCE77A=IONE: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD

GHO 30 VHWWHPEUH 2019)
  

RLFHYXWa GL aFFHWWa]LRQH
Il giorno 06/03/2020 alle ore 13:07:21 (+0100) il messaggio

 "Fall. Gestione Televisiva S.r.l. in liquid. / Italia Classica S.r.l. (Contratto di affitto di azienda del 30 settembre 2019)" proveniente
da "f965.2019milano@pecfallimenti.it"

 ed indirizzato a:
 avvoscarpodda@cnfpec.it ("posta certificata") mp1@legalmail.it ("posta certificata") pieromar@me.com ("posta ordinaria")

luciano.carnevale@milano.pecavvocati.it ("posta certificata")
 q stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec2105.20200306130721.27610.20.1.51@sicurezzapostale.it
 

Da: SRVWD-FHUWLILFDWD@SHF.DUXED.LW
 A: DYYRVFDUSRGGD@FQISHF.LW

 RiceYXWo: 06/03/2020 DOOH 13:07
 OggeWWo: CON6EGNA: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD GHO

30 VHWWHPEUH 2019)
  

RLFHYXWa VLQWHWLFa GL aYYHQXWa FRQVHJQa

 
Il giorno 06/03/2020 alle ore 13:07:29 (+0100) il messaggio

 "Fall. Gestione Televisiva S.r.l. in liquid. / Italia Classica S.r.l. (Contratto di affitto di azienda del 30 settembre 2019)" proveniente
da "f965.2019milano@pecfallimenti.it"

 ed indirizzato a "avvoscarpodda@cnfpec.it"
 q stato consegnato nella casella di destinazione.

 Identificativo messaggio: opec2105.20200306130721.27610.20.1.51@sicurezzapostale.it
 



Da: SRVWD-FHUWLILFDWD@VLFXUH]]DSRVWDOH.LW
 A: OXFLDQR.FDUQHYDOH@PLODQR.SHFDYYRFDWL.LW

 RiceYXWo: 06/03/2020 DOOH 13:07
 OggeWWo: ACCE77A=IONE: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD

GHO 30 VHWWHPEUH 2019)
  

RLFHYXWa GL aFFHWWa]LRQH
Il giorno 06/03/2020 alle ore 13:07:21 (+0100) il messaggio

 "Fall. Gestione Televisiva S.r.l. in liquid. / Italia Classica S.r.l. (Contratto di affitto di azienda del 30 settembre 2019)" proveniente
da "f965.2019milano@pecfallimenti.it"

 ed indirizzato a:
 avvoscarpodda@cnfpec.it ("posta certificata") mp1@legalmail.it ("posta certificata") pieromar@me.com ("posta ordinaria")

luciano.carnevale@milano.pecavvocati.it ("posta certificata")
 q stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec2105.20200306130721.27610.20.1.51@sicurezzapostale.it
 

Da: SRVWD-FHUWLILFDWD@VLFXUH]]DSRVWDOH.LW
 A: OXFLDQR.FDUQHYDOH@PLODQR.SHFDYYRFDWL.LW

 RiceYXWo: 06/03/2020 DOOH 13:07
 OggeWWo: CON6EGNA: FDOO. GHVWLRQH 7HOHYLVLYD 6.U.O. LQ OLTXLG. / IWDOLD CODVVLFD 6.U.O. (CRQWUDWWR GL DIILWWR GL D]LHQGD GHO

30 VHWWHPEUH 2019)
  

RLFHYXWa VLQWHWLFa GL aYYHQXWa FRQVHJQa
Il giorno 06/03/2020 alle ore 13:07:23 (+0100) il messaggio

 "Fall. Gestione Televisiva S.r.l. in liquid. / Italia Classica S.r.l. (Contratto di affitto di azienda del 30 settembre 2019)" proveniente
da "f965.2019milano@pecfallimenti.it"

 ed indirizzato a "luciano.carnevale@milano.pecavvocati.it"
 q stato consegnato nella casella di destinazione.

 Identificativo messaggio: opec2105.20200306130721.27610.20.1.51@sicurezzapostale.it


